informatica@itajobi.sp.gov.br

De: Setor de Licitacdo - Prefeitura Municipal de Itajobi
<licitacao@itajobi.sp.gov.br>

Enviado em: quinta-feira, 20 de agosto de 2020 16:15

Para: informatica@itajobi.sp.gov.br

Assunto: Fwd: Re: Fwd: Pedido de Esclarecimento ( PR n® 036/2020 - PREF. MUN.
ITAJOBI/SP)

--- Favor disponibilizar pedido de esclarecimento no site da prefeitura referente ao pregao 036/2020.

Prefeitura do Municipio de Itajobi - SP

Setor de Licitagao

(17) 3546-9000

Assunto::Fwd: Re: Fwd: Pedido de Esclarecimento ( PR n2 036/2020 - PREF. MUN. ITAJOBI / SP)
Data:19/08/2020 09:39
De:Setor de Licitagdo - Prefeitura Municipal de Itajobi <licitacao@itajobi.sp.gov.br>
Para::licitacao@castiron.com.br

Assunto::Re: Fwd: Pedido de Esclarecimento ( PR n2 036/2020 - PREF. MUN. ITAJOBI / SP)
Data:17/08/2020 09:38
De:daei@itajobi.sp.gov.br
Para::Setor de Licitacdo - Prefeitura Municipal de Itajobi <licitacao@itajobi.sp.gov.br>

Bom dia.
O tampao pode ser simples desde que com travas.

Entrega parcelada.



Nao temos material em estoque pra fotos.

Atenciosamente;

BAKE

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE ITAJOBI.
Rua Custodio Ribeiro n°® 407- Centro- Itajobi - SP.
CEP 15840-000- Fone - (17) 3546 2791
Joao Sergio Carniel.

Diretor

Em 14/08/2020 11:40, Setor de Licitagao - Prefeitura Municipal de Itajobi escreveu:
Boa tarde.
Segue para analise e manifestacdo. O prazo para resposta é de 24 horas.

Kelli

Prefeitura do Municipio de Itajobi - SP

Setor de Licitagao

(17) 3546-9000

Assunto::Pedido de Esclarecimento ( PR n2 036/2020 - PREF. MUN. ITAJOBI / SP)
Data:14/08/2020 10:00
De:<licitacao@castiron.com.br>
Para::<licitacao@itajobi.sp.gov.br>

Bom dia,

Venho por meio desta, solicitar o esclarecimento do Pregdo Presencial n2 036/2020 — PREF. MUN. ITAJOBI / SP.



1)

2)

3)

E solicitado no ITEM 70

( TAMPAO EM FERRO FUNDIDO NODULAR DN600 )
A(s) pergunta(s) é(sdo) a(s) seguinte(s):

Gostariamos de saber, se o TAMPAO é SIMPLES ou ARTICULADA?
Poderiam nos fornecer FOTOS / DESENHOS do referido TAMPAO em seu almoxarifado?

O fornecimento sera UNICA ou PARCELADA?

Aguardamos um breve retorno.
Qualquer duvida, estamos a disposigao.
Atenciosamente,

RICARDO ORTIZ

\ @ licitacao@castiron.com.br
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