informatica@itajobi.sp.gov.br

De: Setor de Licitacdo - Prefeitura Municipal de Itajobi
<licitacao@itajobi.sp.gov.br>

Enviado em: segunda-feira, 30 de janeiro de 2023 11:05

Para: informatica@itajobi.sp.gov.br

Assunto: Fwd: RE: DUVIDA PP 001/2023

Bom dia.

Favor disponibilizar esclarecimento do Pregao n® 001/2023 no site da Prefeitura Municipal de Itajobi.

Kelli

Prefeitura do Municipio de Itajobi - SP

Setor de Licitagao

(17) 3546-9000

Assunto::RE: DUVIDA PP 001/2023
Data:30/01/2023 10:59
De:ACR DISTRIBUIDORA LTDA <litoralpapelaria@outlook.com>
Para::Setor de Licitacdo - Prefeitura Municipal de Itajobi <licitacao@itajobi.sp.gov.br>

OBRIGADA

Atenciosamente,

ACR Distribuidora LTDA
CNPJ: 34.854.886/0001-52

De: Setor de Licitagdo - Prefeitura Municipal de Itajobi <licitacao@itajobi.sp.gov.br>
Enviado: segunda-feira, 30 de janeiro de 2023 10:55

Para: ACR DISTRIBUIDORA LTDA <litoralpapelaria@outlook.com>

Assunto: Re: DUVIDA PP 001/2023

Bom dia.
Entregar junto com as amostras.

Kelli



Prefeitura do Municipio de Itajobi - SP

Setor de Licitagao

(17) 3546-9000

Em 30/01/2023 09:50, ACR DISTRIBUIDORA LTDA escreveu:

BOM DIA

VAMOS PARTICIPARO DO PP 001/2023 E ESTAMOS COM UMA DUVIDA

EM ALGUNS ITENS SOLICITA LAUDO, SO QUE NO EDITAL NAO ENCONTRAMOS ONDE
DEVEMOS APRESENTAR SE E JUNTO COM AMOSTRA OU COM A PROPOSTA?

AGUARDAMOS RETORNO URGENTE

Atenciosamente,

ACR Distribuidora LTDA
CNPJ: 34.854.886/0001-52



