informatica@itajobi.sp.gov.br

De: Setor de Licitacdo - Prefeitura Municipal de Itajobi
<licitacao@itajobi.sp.gov.br>

Enviado em: terca-feira, 29 de outubro de 2024 16:25

Para: informatica@itajobi.sp.gov.br

Assunto: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO COMPLEMENTAR - PM DE ITAJOBI - SP

Boa tarde.

Segue em anexo esclarecimento do Pregao Presencial n® 049/2024 para ser disponibilizado no site da
Prefeitura Municipal de Itajobi.

Kelli

Prefeitura do Municipio de Itajobi - SP

Setor de Licitagao

(17) 3546-9000

Assunto::Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO COMPLEMENTAR - PM DE ITAJOBI - SP
Data:29/10/2024 16:23
De:Setor de Licitagdo - Prefeitura Municipal de Itajobi <licitacao@itajobi.sp.gov.br>
Para::gleise.canela@bradesco.com.br

Boa tarde.

1. O pregdo sera apartado em 2 lotes, um referente a prefeitura e outro ao servico de agua e
esgoto, ou ambas as volumetrias serdo unificadas em um Unico lote a ser disputado? R. Um
Unico lote.

Em relacdo a solicitacao n.° 2

"2 - O repasse dos valores provenientes da liquidacao dos boletos pode ser feito de forma
autonoma pelo 6rgao, por meio do Net Empresa, sem custos adicionais, de modo a transferir
os valores a conta centralizadora de sua escolha, mesmo que seja de outra instituicdo
financeira. Podemos seguir dessa maneira?"

R: Sim.

Em relagao a solicitagao n.° 3

"3 - O 6rgao concorda que a remuneragao dos servigos prestados pela contratada se dara via
débito na conta corrente da contratada, sendo tarifas referentes a liquidages via codigo de

barras debitadas no décimo dia do més subsequente, e tarifas referentes a liquidagGes via QR
code liquidadas 2 dias apds a entrada dos créditos?"



R: Sim.

Kelli

Prefeitura do Municipio de Itajobi - SP

Setor de Licitagao

(17) 3546-9000

Assunto::Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO COMPLEMENTAR - PM DE ITAJOBI - SP
Data:29/10/2024 16:13
De:tesouraria@itajobi.sp.gov.br
Para::licitacao@itajobi.sp.gov.br, contabilidade@itajobi.sp.gov.br

Boa Tarde
Em relacao a solicitagdao n.° 2

"2 - O repasse dos valores provenientes da liquidagdo dos boletos pode ser feito de forma autonoma
pelo érgao, por meio do Net Empresa, sem custos adicionais, de modo a transferir os valores a
conta centralizadora de sua escolha, mesmo que seja de outra instituicdo financeira. Podemos seguir
dessa maneira?"

R: Sim.

Em relacao a solicitagdo n.° 3

"3 - O 6rgdo concorda que a remuneracgao dos servigos prestados pela contratada se dara via débito
na conta corrente da contratada, sendo tarifas referentes a liquidacdes via codigo de barras debitadas

no décimo dia do més subsequente, e tarifas referentes a liquidacGes via QR code liquidadas 2 dias
apos a entrada dos créditos?"

R: Sim.
Sem mais, antecipo agradecimentos.
Vanda

Tesouraria

Assunto::Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO COMPLEMENTAR - PM DE ITAJOBI - SP
Data:29/10/2024 15:23
De:Setor de Licitagdo - Prefeitura Municipal de Itajobi <licitacao@itajobi.sp.gov.br>
Para::lancadoria@itajobi.sp.gov.br, Tributacdo | Prefeitura Itajobi <tributacao@itajobi.sp.gov.br>,
contabilidade@itajobi.sp.gov.br, Tesouraria | Prefeitura Itajobi <tesouraria@itajobi.sp.gov.br>
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Assunto::PEDIDO DE ESCLARECIMENTO COMPLEMENTAR - PM DE ITAJOBI - SP
Data:29/10/2024 15:19
De:GLEISE DE AVILA ALMEIDA CANELA <gleise.canela@bradesco.com.br>
Para::"licitacao@itajobi.sp.gov.br" <licitacao@itajobi.sp.gov.br>
Cc::FLAVIO GOMES FRAGOSO DE ALBUQUERQUE <flaviof.albuquerque@bradesco.com.br>, EDINEIA ROSA
CECILIO <edineia.cecilio@bradesco.com.br>, "MICHELLE DE LIMA SOARES GARDEZANI"
<michelle.gardezani@bradesco.com.br>, "JOAO EDUARDO RODRIGUES"
<joaoe.rodrigues@bradesco.com.br>

Y

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI - SP

PREGAO PRESENCIAL N. 049/2024

OBJETO: CONTRATAGAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA E SUAS AGENCIAS ARRECADADORAS PARA EFETUAR A
ARRECADAGAO DE TRIBUTOS E OUTRAS RENDAS DO MUNICIPIO DE ITAJOBI - SP, DENTRO DOS PADROES E NORMAS
FEBRABAN, UTILIZANDO O SISTEMA DE COBRANCA COM REGISTRO PARA: LIQUIDAGAO DO TiTULO POR CODIGO DE
BARRAS E LIQUIDAGAO POR PIX ATRAVES DE QR CODE.

O Banco Bradesco S/A, com sede na Cidade de Deus, S/N, Vila Yara, Osasco/SP, CNPJ: 060.746.948/0001-12,
por seus representantes subscritores da presente, com o fito exclusivo de avaliar o certame em tela, bem como baseado nos
principios basilares regentes da matéria e ainda no principio da seguranca juridica, solicita o que segue:

1. O pregdo sera apartado em 2 lotes, um referente a prefeitura e outro ao
servico de dgua e esgoto, ou ambas as volumetrias serdo unificadas em um
unico lote a ser disputado?

2. O repasse dos valores provenientes da liquidagcao dos boletos pode ser feito de
forma auténoma pelo 6rgdo, por meio do Net Empresa, sem custos
adicionais, de modo a transferir os valores a conta centralizadora de sua
escolha, mesmo que seja de outra instituicao financeira. Podemos seguir dessa
maneira?

3. O 6rgdo concorda que a remuneracao dos servicos prestados pela contratada se
dara via débito na conta corrente da contratada, sendo tarifas referentes a
liguidagOes via cédigo de barras debitadas no décimo dia do més subsequente,
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e tarifas referentes a liquidacoes via QR code liquidadas 2 dias apos a entrada
dos créditos?

BANCO BRADESCO S.A.

4864-P/Departamento Bradesco Poder Publico
LicitacOes e Contratos

Gleise de Avila Aimeida Canela

Tel.: (11) 3684-7330 R: 230731 Fax: (11) 3684-4861

E-mail: gleise.canela@bradesco.com.br

Classificagdo: CONFIDENCIAL

"O acesso ao conteldo desta mensagem esté autorizado, exclusivamente, aos destinatarios contidos
neste e-mail. A necessidade de reproducdo desta mensagem a pessoas nao enquadradas deve ser
autorizada pelo Gestor da Informacdo. Para identifica-lo, contate o remetente"



